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CEDULA: TELEFONO:

LOS BIENES, ARTICULOS Y SERVICIOS AQUI DETALLADOS DEBEN SER ENTREGADOS DENTRO DEL PLAZO Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA
CONTRATACION DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DEMAS CONDICIONES ESTIPULADAS AL DORSO DE ESTE DOCUMENTO.

CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO A BRINDAR (CODIGO) URTRRD TOTAL

Detalle : Contratacion Directa #2017CD-000009-01
"Compra de una (1) gata hidraulica para la oficina de transporte de Valores del BCR"

impuesto Precio Total
Cantidad| Descripcién | Precio Unitario| vtas. 13% | unitario + i.v.i Monto Total i.v.i.
1 Gata Hidraulica | ¢ 760.000,00 | ¢ 98.800,00 | @ 858.800,00 ¢ 858.800,00

Plazo de entrega - Tres (3) dias habiles, el cual rige a partir del dia habil siguiente, del comunicado que se le haga al contratista,
que la orden de Compra esta lista para su ejecucion, por parte de la Oficina de Contratacion Administrativa

Lugar de entrega: La Gata Hidraulica debera ser entregada en la Oficina de Transporte de Valores, ubicada en el Edificio
del BCR en Barrio Aranjuez, del costado este la Iglesia Santa Teresita 125 al norte, en coordinacion previa con
el Sr. Olger Garcia Prado o con el Sr. Geovanny Umafia Badilla al teléfono. 2527-53-54

Garantia: 6 meses a partir de la recepcion definitiva

Ronald Ant. A.C. Total: | [] 858.800,00 |

7
MONTO EN LE?R{%:**Ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos colones con 00/100%*

CENTRO DE COSTO

MONTO USUARIO COMPROMISO UE. CUENTA

¢ 858.800,00 | OFICINA TRANSPORTE DE VALORES [ 101561 [ 0191 [ 445-06-1-00-06 |

Forma de Pago: El pago se efectuara dentro de los 15 dias habiles siguientes a la presentacién de la factura
en la Oficina de Contratacion Admisnistrativa, siempre y cuando conste con el visto bueno
de la Oficina Transporte de Valores.

Clausula penal: En caso de incumplir con el plazo de entrega establecido, debera pagar al Banco la suma de ¢15,000.00
sobre el monto total adjudicado, por cada dia natural de atraso. Queda entendido que la penalizacion
seré aplicada previa realizacion del debido proceso, a fin de determinar si corresponde el cobro
definitivo de esta.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES, ARTICULOS Y SERVICIO DETALLADOS:

|
FECHA DE ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA ]

PLAZO DE ENTREGA: FORM, 20-K - COD 3200 20/100
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Ronald Aguero Castro

Para: Alvaro Vargas Urefa
Asunto: RE: Orden de Compra #66409 / contratacion 2017CD-00009-01

De: Alvaro Vargas Urefia [mailto:alvargas@capris.co.cr]
Enviado el: jueves, 09 de febrero de 2017 05:26 p.m.

Para: Ronald Aguero Castro; licitaciones@capris.co.cr
Asunto: RE: Orden de Compra #66409 / contratacion 2017CD-00009-01

Buenas tardes

Saludos don Ronald, muchas gracias por la informacion el dia mafiana nuestro mensajero ird a retirarla y
nuevamente gracias por la confianza depositada en nosotros.

En caso de tener alguna consulta o requerir mayor informacion, estoy a sus drdenes.

Saludos cordiales,

Alvaro Vargas Urefia

CAPRIS S.A. | Asistente de licitaciones

@ Central telefénica (506) 2519.5000, ext. 750
& Teléfono directo: 2519-5012

~ licitaciones@capris.co.cr | www.capris.cr

-1 serviciocliente@capris.co.cr

ALOGO 2017 TRANSFORMACION DE METALES

De: Ronald Aguero Castro [mailto:roaguero@bancobcr.com]
Enviado el: jueves, 9 de febrero de 2017 5:01 p. m.

Para: licitaciones@capris.co.cr; Alvaro Vargas Urefia (alvargas@capris.co.cr)
Asunto: Orden de Compra #66409 / contratacion 2017CD-00009-01

Buenas Tardes Don Alvaro y Senor@s Capris S.A. , un gusto saludarles.

Sirva la presente para comunicarles que ya esta debidamente confeccionada, lista para su retiro
y ejecucion , la Orden de Compra #66409, esto con el fin se sirvan pasar por la misma a
nuestra oficina ubicada tercer piso de oficinas centrales, oficina de contratacion Administrativa,
con un horario de Lunes a Viernes de 9:00a.m a 4:00p.m.

Lo anterior para que coordinen la entrega del servicio contratado., todo de acuerdo al punto 10
del cartel.

Atte.
Ronald Ant. Agliero Castro Q2287 9581
@ 22231983
Anak Contratacion Adminisr
v s @ roaguerc@oancober com -__ﬂ

Otcna de Contrdecion Adminstrativa.
@) BancosCrR Q) @BancoBCR



